
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS YENİ SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kayseri KOCASİNAN HACI ÖMER-AYTEN TEPECİK İMAM HATİP ORTAOKULU LGS - 8. Sınıf - 2. Deneme - Uranüs 3925 502 241 58

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS YENİ

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.58 6.52 9.41 5.51 3.46 4.36 7.59 1.80 6.99 5.17 2.86 4.22 4.04 5.68 2.15 9.74 7.12 7.36 43.63 27.45 34.48 302.063

İl Ortalaması 11.92 6.94 9.61 5.60 3.79 4.33 7.81 1.91 7.17 5.12 3.01 4.11 3.87 6.48 1.71 9.71 7.85 7.09 44.01 29.99 34.02 300.060
Okul Ortalaması 10.47 8.91 7.49 4.64 4.64 3.09 7.14 2.69 6.24 2.91 4.12 1.54 3.79 10.31 0.36 7.66 11.02 3.98 36.60 41.69 22.71 264.616

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS YENİ Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 46 - EFE KABAAĞAÇ 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 9 4 7.67 9 10 5.67 59.00 23.00 51.34 358.563 839 100 39 1
2 33 - MELİSA ÖRS 8 / B 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 7 13 2.67 16 4 14.67 60.00 30.00 50.01 351.467 961 112 47 2
3 116 - BESİME BİLGİN 8 / B 15 4 13.67 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 4 12 0.00 16 4 14.67 57.00 28.00 47.68 348.527 1009 120 50 3
4 241 - ÖYKÜ ÖZDEMİR 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 16 -1.33 16 4 14.67 60.00 30.00 50.01 343.538 1081 131 56 4
5 178 - ANIL AZMİ ERDOĞAN 8 / C 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 5 2.33 4 3 3.00 16 4 14.67 53.00 22.00 45.67 341.943 1111 134 58 5
6 40 - ZELİHA HATUN ERGÜZEL 8 / A 17 3 16.00 4 5 2.33 10 0 10.00 5 5 3.33 4 14 -0.67 13 6 11.00 53.00 33.00 41.99 334.754 1256 151 64 6
7 131 - ABDU KARADAĞ 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 2 2 1.33 1 2 0.33 14 5 12.33 49.00 17.00 43.32 332.397 1290 156 65 7
8 165 - ZEYNEP İÇME 8 / C 12 7 9.67 8 1 7.67 8 2 7.33 1 4 -0.33 5 1 4.67 12 4 10.67 46.00 19.00 39.68 326.866 1390 167 71 8
9 136 - YAĞMUR DURMUŞ 8 / B 15 5 13.33 5 4 3.67 8 2 7.33 4 3 3.00 4 3 3.00 10 9 7.00 46.00 26.00 37.33 318.908 1541 180 74 9

10 113 - ESRA ORUÇ 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 0 4 -1.33 10 10 6.67 48.00 26.00 39.34 317.654 1568 182 76 10
11 147 - SANEM SENA ARIKAN 8 / A 15 5 13.33 5 4 3.67 10 0 10.00 4 5 2.33 5 11 1.33 9 8 6.33 48.00 33.00 36.99 313.101 1649 196 83 11
12 233 - ALİ ÇAMUR 8 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 3 0.00 13 7 10.67 47.00 27.00 38.01 309.678 1710 207 89 12
13 132 - AÇELYA GÜRPINAR 8 / B 9 9 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 4 1.67 7 1 6.67 10 8 7.33 44.00 27.00 35.01 306.211 1778 217 94 13
14 72 - MERT DURMUŞ 8 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 12 1.00 10 10 6.67 49.00 38.00 36.33 300.775 1872 229 100 14
15 240 - NAZİRENUR ARSLAN 8 / C 11 9 8.00 3 0 3.00 4 4 2.67 3 3 2.00 2 2 1.33 14 6 12.00 37.00 24.00 29.00 297.791 1925 237 103 15
16 228 - HİRA ÇETİN 8 / C 15 5 13.33 5 4 3.67 9 1 8.67 1 6 -1.00 3 11 -0.67 9 9 6.00 42.00 36.00 30.00 295.684 1975 243 106 16
17 202 - DEMET DEMİR 8 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 13 2.67 8 12 4.00 46.00 44.00 31.33 290.213 2097 252 110 17
18 155 - ZEYEEP PAŞAYİĞİT 8 / A 12 6 10.00 3 5 1.33 9 1 8.67 3 6 1.00 4 11 0.33 8 6 6.00 39.00 35.00 27.33 284.588 2232 272 118 18
19 10 - ALPEREN ASLANTAŞ 8 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 3 0.00 6 13 1.67 8 12 4.00 41.00 42.00 27.00 280.619 2319 283 124 19
20 187 - DEFNE BOYRAZ 8 / C 7 10 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 2 1.33 0 0 0.00 11 3 10.00 33.00 22.00 25.67 273.146 2462 311 133 20
21 200 - HAVVANUR DEMİRYÜREK 8 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 5 0.33 3 9 0.00 8 12 4.00 38.00 41.00 24.33 272.122 2488 318 135 21
22 0 - AYSİMA EYİCE 8 / C 13 7 10.67 3 7 0.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 6 14 1.33 8 12 4.00 36.00 47.00 20.34 271.790 2499 322 137 22
23 229 - ESİN ŞAHAN 8 / C 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 5 1.33 6 11 2.33 6 13 1.67 39.00 45.00 23.99 267.809 2574 336 141 23
24 9 - ALİ İHSAN KARA 8 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 0 7 -2.33 3 14 -1.67 42.00 32.00 31.33 266.585 2595 339 143 24
25 174 - RAVZA GÜL TEPECİ 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 14 1.33 7 13 2.67 40.00 50.00 23.34 265.773 2613 343 145 25
26 18 - GÖKSEL GÖKAY ALAN 8 / C 15 5 13.33 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 42.00 48.00 26.00 264.752 2635 346 146 26
27 0 - EMİNE NUR MUSLU 8 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 9 1 8.67 2 3 1.00 3 7 0.67 7 12 3.00 36.00 38.00 23.34 262.501 2684 352 149 27
28 253 - EBUBEKİR KÜPELİ 8 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 9 1 8.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 39.00 51.00 22.01 261.239 2711 356 152 28
29 148 - SERMİN ARIKAN 8 / C 8 8 5.33 4 3 3.00 5 5 3.33 3 2 2.33 0 0 0.00 8 7 5.67 28.00 25.00 19.66 256.159 2813 367 157 29
30 259 - ALİ YORULMAZ 8 / A 10 10 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 2 3.33 4 15 -1.00 8 12 4.00 37.00 48.00 21.00 255.442 2831 369 158 30
31 270 - AHMET YASİN KARADUMAN 8 / B 11 7 8.67 3 6 1.00 10 0 10.00 1 1 0.67 6 11 2.33 3 17 -2.67 34.00 42.00 20.00 253.017 2869 372 159 31
32 56 - EREN YEL 8 / A 8 9 5.00 4 5 2.33 6 3 5.00 2 2 1.33 3 14 -1.67 10 10 6.67 33.00 43.00 18.66 252.297 2879 376 162 32
33 239 - İKBAL YANGEL 8 / C 12 8 9.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 34.00 56.00 15.33 251.245 2899 380 165 33
34 226 - SAMET 8 / B 11 7 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 1 4 -0.33 2 15 -3.00 6 10 2.67 32.00 44.00 17.34 247.149 2962 387 170 34
35 104 - NEVANUR ALTUN 8 / B 9 10 5.67 6 4 4.67 10 0 10.00 1 6 -1.00 2 3 1.00 3 12 -1.00 31.00 35.00 19.34 244.789 3017 398 176 35
36 248 - HATİCE EBRAR ÖZKAN 8 / A 11 6 9.00 1 7 -1.33 9 0 9.00 1 3 0.00 3 13 -1.33 4 11 0.33 29.00 40.00 15.67 244.482 3022 399 177 36
37 273 - EYLÜL ÇAKIR 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 9 1 8.67 1 2 0.33 2 4 0.67 4 6 2.00 27.00 31.00 16.67 242.770 3058 404 181 37
38 119 - ASLI NAZ KORKMAZ 8 / B 10 10 6.67 6 3 5.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 10 -1.33 6 14 1.33 33.00 48.00 17.01 241.785 3079 408 185 38
39 177 - MUHLİS KIRBOĞA 8 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 9 1 8.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 34.00 56.00 15.34 240.706 3109 411 187 39
40 269 - EZEL ÇAKIR 8 / C 8 11 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 0 1 -0.33 2 8 -0.67 8 11 4.33 28.00 41.00 14.32 239.968 3115 413 188 40
41 247 - ALPER ARSLAN FB 8 / C 10 10 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 4 2 3.33 0 17 -5.67 9 11 5.33 33.00 50.00 16.33 238.858 3139 416 190 41
42 57 - ELANUR ÖZTÜRK 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 33.00 57.00 13.99 236.295 3196 420 192 42
43 175 - ÜNSAL KERİM ÇAKIRALP 8 / A 9 9 6.00 3 0 3.00 6 2 5.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 5 14 0.33 23.00 26.00 14.33 235.918 3201 421 193 43
44 225 - AHMET 8 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 8 1 7.67 2 3 1.00 3 13 -1.33 4 10 0.67 31.00 43.00 16.68 233.101 3248 425 197 44
45 188 - MUSTAFA ÖZTÜRK 8 / B 8 12 4.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 31.00 59.00 11.34 232.594 3257 427 199 45
46 3 - BERAT AKSAK 8 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 35.00 55.00 16.67 231.686 3276 429 201 46
47 164 - AHMET CAN 8 / C 11 9 8.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 13 0.67 6 14 1.33 26.00 62.00 5.33 229.434 3318 436 207 47
48 95 - HAYRUNNİSA COŞKUN 8 / B 10 9 7.00 2 7 -0.33 8 1 7.67 1 8 -1.67 3 15 -2.00 5 15 0.00 29.00 55.00 10.67 228.192 3339 439 208 48
49 210 - İSMAİL YAKUT 8 / A 7 12 3.00 4 5 2.33 1 7 -1.33 0 3 -1.00 4 11 0.33 6 9 3.00 22.00 47.00 6.33 221.428 3443 451 216 49
50 206 - AYLANUR ALTUN 8 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 0 2.00 6 14 1.33 23.00 49.00 6.67 220.699 3451 453 217 50
51 124 - SEN KARAKAYA 8 / B 8 11 4.33 0 0 0.00 6 4 4.67 0 0 0.00 3 15 -2.00 5 15 0.00 22.00 45.00 7.00 213.954 3547 465 224 51
52 249 - HAYRUNNİSA KAYA 8 / B 8 10 4.67 1 8 -1.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 27.00 60.00 7.01 213.555 3558 467 225 52
53 15 - BATUHAN DEMİR 8 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 6 14 1.33 6 14 1.33 25.00 55.00 6.66 213.032 3563 468 226 53
54 224 - YAĞMUR ÖZTÜRK 8 / C 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 2 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 24.00 58.00 4.67 210.695 3597 471 228 54
55 244 - FATMA NAZ NAKIŞLI 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 26.00 64.00 4.66 203.332 3676 481 231 55
56 234 - YAKUP KAHRAMAN 8 / A 4 14 -0.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 1 1 0.67 3 14 -1.67 3 14 -1.67 19.00 55.00 0.66 186.941 3846 493 238 56
57 340 - AYŞEGÜL UZUN 8 / A 2 18 -4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 23.00 67.00 0.67 185.655 3859 494 239 57
58 236 - ESİN KARA 8 / B 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 2 18 -4.00 22.00 68.00 -0.67 183.533 3874 496 240 58


